Page 1 of |

Yvonne Moritz - Antrag auf Unterstiitzung fiir Vereinsbekleidung

Von: <Roswitha.Frenzel@iv-richterich.de>
An: ""Yvonne Moritz'" <Yvonne.Moritz@mail.aachen.de>

Datum: 14.08.2023 20:12
Betreff: Antrag auf Unterstiitzung fiir Vereinsbekleidung

Sehr geehrte Damen und Herren der Bezirksvertretung,
hiermit stelle ich den Antrag auf Unterstiitzung der Bezirksvertretung fir Vereinsbekleidung des
Instrumentalvereins Richterich.

Der Stoff der derzeitigen Uniform ist nicht mehr zu erhalten. AuBerdem sind die Kosten fur eine
dreiteilige Uniform immens (zwischen 800 und 1000€ pro Uniform) hoch. Daher haben wir uns
entschieden nur noch Westen (evtl. mit Fliege/Schleife) zu tragen.

Hierfiir haben wir einen Kostenvoranschlag vorliegen, der sich auf ca. 9500€ belduft. Bedingt durch
Corona haben wir unser ganzes Ersparte aufgebraucht, womit wir solche gréReren Ausgaben
normalerweise bestreiten wiirden.

Wir wiirden uns freuen, wenn Sie uns in unserem Vorhaben als Richtericher Musikverein unterstiitzen
kdnnten.

Mit freundlichen GriiRen
R.Frenzel

Instrumentalverein Richterich 1897 e.V.
Geschéftsfiihrerin

Roswitha Frenzel

Wiesenwg 65

52072 Aachen

Handy: 0157/54296946
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Yvonne Moritz - Wtrlt: Antrag auf Unterstiitzung fiir Vereinsbekleidung

Von: Yvonne Moritz

An: BV-Fraktionen

Datum:  18.08.2023 15:02

Betreff:  Wirlt: Antrag auf Unterstiitzung fiir Vereinsbekleidung
Anlagen: Antrag auf Unterstiitzung fiir Vereinsbekleidung

Guten Tag zusammen,

hiermit mochte ich einen Zuschussantrag des Instrumentalvereins Richterich zur Anschaffung von
Bekleidung weiterleiten.

Nach Ricksprache mit Frau Frenzel versucht der Verein derzeit mit Hilfe von Sponsorenanfragen, die
Gesamtsumme zu finanzieren. Er selber kann maximal 1.000,- € aufbringen.

Abzuglich der fur die Sitzung am 30.08. bereits vorgesehenen Ausgaben stehen noch Verflgungsmittel,
aus denen Ublicherweise die Zuschussantrage unterstiitzt werden, in Héhe von 1.900,- € zur Verfiigung.

Nach Rucksprache mit Hubert Meyers wiirde ich hier einen Zuschussbetrag in Héhe von 1.500,- €
vorschlagen und bitte um Abstimmung in euren/ihren Fraktionen und eine entsprechende Riickmeldung.

Der Zuschussantrag konnte dann noch am 30.8. mit behandelt werden.
Herzliche Grife

Yvonne Moritz
Bezirksamtsleiterin

bezirksamt.richterich@mail.aachen.de

Yvonne.Maritz@mail.aachen.de
www.aachen.de/richterich

Tel, ++49 (0)241 / 432-8600
Fax ++49 (0)241 / 432 - 8699

Anschrift:

Stadt Aachen

Bezirksamt Aachen-Richterich
Roermonder Str, 559

52058 Aachen
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